De: Garcia Perea, Juncal juncal.garcia@iberdrola.es &
Asunto: RV:facturas proveedor 63185
Fecha: 18 de enero de 2010, 13:13
Para: Gimenez Tamayo, Elena elena.gimenez@iberdrola.es
Cc: Olmo Ruiz, Jose Antonio Del jaclmo@iberdrola.es

Hola, os envio fichero con las facturas contabilizadas en SAP en el 2009. Todas estan pagadas.
4 estan contabilizadas por el equipo de Jesus Pernia (las que corresponden a los primeros
meses del ano), por lo que no disponemos de dichas facturas. El resto estan escanecadas en el
pdf adjunto.

Si precisdis mas informacion no dudéis en consultarnos.

Un saludo
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D Antes de imprimir este mensaje, asegurate de que es necesario.
El medio ambiente esta en nuestra mano.

De: Gimenez Tamayo, Elena

Enviado el: lunes, 18 de enero de 2010 10:15
Para: Garcia Perea, Juncal

CC: OImo Ruiz, Jose Antonio Del

Asunto: facturas proveedor 63185

Hola Juncal,

Por favor necesito que me envies escaneadas las facturas del 2009 del proveedor 63185 en la
soc. 1000. Se trata de facturas de las consideradas confidenciales.

Muchas gracias,
Elena.
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KLEX PDF

Facturas 2009 20100118114124
K63185.xlsx 024.pdf



De: Rebollo Liceaga, Juan Carlos jc.rebollo@iberdrola.es
Asunto: RE: Dotar de control de disponibilidad.
Fecha: 1 de diciembre de 2015, 10:12
Para: Burguera Perez, Ivan i.burguera@iberdrola.es, Saitua Iribar, Martin martin.saitua@iberdrola.es, Olmo Ruiz, Jose Antonio Del
jaclmo@iberdrola.es

Si se confirma esa actitud, creo que he de reconducir a Pernia.

De: Burguera Perez, Ivan

Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 10:12

Para: Rebollo Liceaga, Juan Carlos; Saitua Iribar, Martin; Olmo Ruiz, Jose Antonio Del
Asunto: RE: Dotar de control de disponibilidad.

Porque Pernia se salta todes los procedimientos.
Su controller es JADO/MS, y a ellos debe dirigirse, no a ti

Un saludo

Ivan Burguera

Dacon.Contabilidad y Presupuestos
Torre IBD, A2P35B009

14241

De: Rebollo Liceaga, Juan Carlos

Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 10:11

Para: Burguera Perez, Ivan; Saitua Iribar, Martin; Olmo Ruiz, Jose Antonio Del
Asunto: RV: Dotar de control de disponibilidad.

Importancia: Alta

. Se puede hacer eso? ;por qué le llega a Rafa antes que a nosotros?

Juan Carlos

De: Orbegozo Guzman, Rafael

Enviado el: martes, 01 de diciembre de 2015 10:08
Para: Rebollo Liceaga, Juan Carlos

Asunto: Dotar de control de disponibilidad.
Importancia: Alta

Buenos dias, Juan Carlos,

Me informa Jests Pernia de que necesita que le deis “control de disponibilidad” para
realizar los siguientes pagos relativos a dos eventos y una asesoria de Presidencia:

» Dotar de control de disponibilidad a la orden 2700012526 “Iluminacion Puente
de Alcantara” con 150.000 €.

» Dotar de control de disponibilidad a la orden 2700012527 “Premios a la
Cooperacion Internacional” con 100.000,00 €.

» Dotar de control de disponibilidad a la orden 2700010933 *“Analistas Financieros
Internacionales” con 50.000,00 €.

Muchisimas gracias,



